LicitagGes - Prefeitura Municipal de Campos Novos ' |

De: Licitagbes - Prefeitura Municipal de Campos Novos
<licitacoes@camposnovos.sc.gov.br>

Enviado em: quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 18:50

Para: 'gli@gliservicos.com.br'

Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 2 - G.L.I. LIMPEZA URBANA LTDA

Anexos: Portal da Transparéncia_Pagamentos 2023.pdf

Boa tarde,

Conforme esclarecimento solicitado, cumpre informar que no ano de 2023 foi pago o valor de RS 3.060.695,34 (trés
milhdes sessenta mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme verifica-se no extrato
do Portal de Transparéncia em anexo (a diferenca entre o valor registrado no portal e neste e-mail, refere-se ao
contrato firmado pelo Samae e a empresa VT Engenharia). Ainda, de acordo com planilha enviada pela drea
demandante e anexada no pedido de esclarecimentos n2 01, a média mensal restou em 620 toneladas
aproximadamente. Portanto, o solicitado no subitem 8.1.3.5. do edital, ndo ultrapassa o limite maximo de 50%
(cinquenta por cento) para exigéncia de quantitativos em Atestado de Capacidade Técnica, conforme trecho
extraido do edital, a seguir:

“8.1.3.5. Comprovagdo de aptiddo da empresa proponente por execugio de servicos mediante a apresentacio de atestado de
capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugdo de servicos com caracteristicas compativeis com o objeto desta licitacdo, ou seja:
a. Parao Lote O1: ter executado servigos de coleta, transporte dos residuos sélidos domiciliares com cacambas coletoras,
compactadoras, no minimo 300 (trezentas) toneladas mensais;”

Portanto, as empresas interessadas deverdo apresentar Atestado de Capacidade Técnica em conformidade com o
solicitado no subitem 8.1.3.5. e de acordo com o lote pretendido.

At.te,

Sebastido Fagundes Junior

Técnico em Apoio Administrativo
Departamento de Compras e Licitagdes
Prefeitura Municipal de Campos Novos/SC
(49) 3541-6219

¥

De: gli@gliservicos.com.br <gli@gliservicos.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 16:32

Para: Licitacoes <licitacoes@camposnovos.sc.gov.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 2 - G.L.I. LIMPEZA URBANA LTDA

Boa tarde

A Comissdo Permanente de Licitagbes do Municipio de Campos Novos/SC - Departamento de Compras,
Licitagoes e Contratos:

A empresa G.L.I. Limpeza Urbana Ltda, inscrita no CNPJ n°® 02.306.467/0001-90, solicita pedido de
esclarecimentos 2 do Processo de Compra n® 163/2023, Concorréncia Publica n® 03/2023, conforme
solicitagdo em anexo.

Ficamos no aguardo,
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Acessibilidade A- A+ A O

| MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

Inicio > Despesas por Credor > Detalhande Despesas por Credor

=Reta/hando Despesas Por Credor Q

Nome do credor
VT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ credor
76.323.633/FF*%_Fk

Valor pago R$
R$ 3.361.155,46

Natureza juridica
0

Saldo a pagar - empenhado R$

Saldo a pagar - liguidado R$

Restos pagos R$
R$ 3.995,60

Restos a pagar - empenhado R$

Restos a pagar - liquidado R$
R$ 3.995,60

Restos cancelados R$

Empenhos anulados R$

Total pago R$
R$ 3.365.151,06

Total a pagar - empenhado R$

Total a pagar - liquidado R$
R$ 3.995,60

https:/ftransparencia.betha.cloud/#/NleVznPTsKNIRWqyA3h2Zw==/consulta/39880/detalhe/160:167:167_2023_1931898 1/4
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Empenhos 4 A

ANO DO EMPENHO
2023

NUMERO DO EMPENHO
657

DATA DO EMPENHO
31/01/2023

VALOR EMPENHO R$
R$ 618.072,00

VALOR LIQUIDADO DO EMPENHO R$
R$ 618.072,00

VALOR PAGO DO EMPENHO R$
R$ 618.072,00

ANO DO EMPENHO
2023

NUMERO DO EMPENHO
885

DATA DO EMPENHO
15/02/2023

VALOR EMPENHO R$
R$ 2.521.804,36

VALOR LIQUIDADO DO EMPENHO R$
R$ 2.521.804,36

VALOR PAGO DO EMPENHO R$
R$ 2.521.804,36

ANO DO EMPENHO
2023

NUMERO DO EMPENHO
7194

DATA DO EMPENHO
18/12/2023

VALOR EMPENHO R$
R$ 12.452,27

VALOR LIQUIDADO DO EMPENHO R$
R$ 12.452,27

VALOR PAGO DO EMPENHO R$
R$ 12.452,27

https://transparencia.betha.cloud/#/NleVznPTsKNIRWqyA3h2Zw==/consulta/39880/detalhe/160:167:1 67_2023_1931898 2/4
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ANO DO EMPENHO
2023

NUMERO DO EMPENHO
7195

DATA DO EMPENHO
18/12/2023

VALOR EMPENHO R$
R$ 208.826,83

VALOR LIQUIDADO DO EMPENHO R$
R$ 208.826,83

VALOR PAGO DO EMPENHO R$
R$ 208.826,83

LicitacOes 1
Contratos ©
Documentos Fiscais 27

Documentos Relacionados ©

AJUDA
Acessibilidade
Acesso a informacéo
Dados abertos
Glossario

Mapa do site

Perguntas frequentes

CANAL DE ATENDIMENTO
MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

Endereco: Rua Expedicionéario Jodo Batista de Almeida, 323

Bairro: Centro, CEP: 89620-000

E-mail: camposnovos@camposnovos.sc.gov.br (mailto:camposnovos@camposnovos.sc.gov.br)
Telefone: (49) 3541-6200

Site: www.camposnovos.sc.gov.br (www.camposnovos.sc.gov.br)

Horario de atendimento: Das 13h as 1Sh
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